Van:

Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 14:31
Aan: @gmail.com
Onderwerp: RE: monument Spier

naam
’

Uitbetaling in gang gezet.

Groet,

[ |

Van: naam en e-mailadres \ @gmail.com>
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 12:29

Aan: [naam en e-mailadres | @middendrenthe.nl>

Onderwerp: monument Spier

*naam en e-mailadres

U ontvangt niet vaak e-mail va @gmail.com. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Dagln )

In de nacht van 3 en 4 februari is het monument aan de Moraineweg vernield.

In de bijlage vind je de rekening van een nieuw folderbakje voor bij het monument in Spier. gaf mij
jouw naam door voor het declareren van dit materiaal. De rekening van het nieuwe informatiebord zal ook bij jou
komen.

Het monument is 9 jaar geleden geheel gerenoveerd en dat is mede dankzij mijn partner [raam |gebeurd. Hij was
de doener. De vereniging van dorpsbelangen heeft ons toen gevraagd om aanspreekpunt te willen zijn voor de
monumenten. Ook de herdenkingen gaan altijd via ons. Wij hebben wat de monumenten betreft altijd overleg
gehad met[raam |  vandaar dat ik die ook nu had benaderd. Alles is verder ook keurig met hem geregeld,
maar voor declaraties stuurde hij mij naar jou.

Ik voel mij verantwoordelijk voor deze monumenten en vond het ook mijn plicht om dit op te pakken. Mede ook,
omdat er geen bestuur is op dit moment. Ik heb gelukkig ook van niemand een vervelende reactie gehad.
Er is wel voldoende hulp aangeboden om te helpen met het plaatsen van een nieuw bord.

Mijn bankrekeningnummer is: NL |[nummer en naam ]

Met vriendelijke groet,

naam




